
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 7.Sınıf Deneme Sınavı-1 14 126 3456 3456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 8,98 10 7 7,52 7 3 5,75 9 9 6,06 5 5 3,12 5 4 3,27 47 36 34,70 250,260

Okul Ortalaması 8 10 4,67 6 10 2,60 5 4 3,88 6 11 2,05 3 5 1,19 2 4 1,02 30 45 15,41 162,700

KATILIMLAR

1 153 MÜNÜSE İLHAN 7A 14 6 12,00 10 5 8,33 9 1 8,67 8 10 4,67 5 4 3,67 4 3 3,00 50 29 40,34 268,600 1 1 40 1459 1459

2 0 FATMA KOCA 7A 14 6 12,00 7 6 5,00 9 1 8,67 10 9 7,00 6 3 5,00 4 4 2,67 50 29 40,34 261,413 2 2 43 1548 1548

3 102 CERENNUR POLAT 7A 10 9 7,00 6 7 3,67 7 2 6,33 8 9 5,00 2 5 0,33 2 4 0,67 35 36 23,00 199,830 3 3 66 2266 2266

4 222 HÜSEYİNÇELİK 7A 11 9 8,00 7 13 2,67 4 6 2,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 35 55 16,67 183,453 4 4 71 2442 2442

5 647 MUSTAFA ŞİRİN 7A 7 8 4,33 6 2 5,33 8 1 7,67 3 7 0,67 0 1 -0,33 0 2 -0,67 24 21 17,00 171,423 5 5 79 2584 2584

6 141 ALPEREN YIL DIZ 7A 9 8 6,33 4 6 2,00 4 3 3,00 5 6 3,00 2 5 0,33 1 0 1,00 25 28 15,66 169,343 6 6 80 2603 2603

7 99 ENES FARUK DURSUN 7A 4 13 -0,33 6 6 4,00 6 4 4,67 4 4 2,67 5 1 4,67 1 1 0,67 26 29 16,35 157,310 7 7 82 2739 2739

8 299 SAMET KORKMAZ 7A 3 16 -2,33 10 6 8,00 4 6 2,00 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 31 54 13,00 155,077 8 8 84 2769 2769

9 145 ELİF SAVAŞ 7A 9 9 6,00 3 15 -2,00 4 6 2,00 8 10 4,67 4 5 2,33 4 6 2,00 32 51 15,00 154,700 9 9 85 2772 2772

10 88 KADİR ARSLAN 7A 6 10 2,67 5 10 1,67 5 5 3,33 3 14 -1,67 4 6 2,00 1 1 0,67 24 46 8,67 125,527 10 10 104 3100 3100

11 159 TUĞBANURDEMİR 7A 9 10 5,67 5 15 0,00 3 6 1,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 25 63 4,00 124,417 11 11 106 3115 3115

12 142 AYŞE YI LDZ 7A 5 15 0,00 5 15 0,00 6 4 4,67 6 14 1,33 2 6 0,00 4 6 2,00 28 60 8,00 119,573 12 12 110 3151 3151

13 146 ESMANUR DURSUN 7A 7 13 2,67 5 14 0,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 20 69 -3,01 94,290 13 13 118 3325 3325

14 156 RECEPALİ İLHAN 7A 6 14 1,33 2 14 -2,67 3 6 1,00 4 12 0,00 2 6 0,00 2 3 1,00 19 55 0,66 92,810 14 14 119 3337 3337
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7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 7.Sınıf Deneme Sınavı-1 14 126 3456 3456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Din K.ve A.B. Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 8,98 10 7 7,52 7 3 5,75 9 9 6,06 5 5 3,12 5 4 3,27 47 36 34,70 250,260

Okul Ortalaması 8 10 4,67 6 10 2,60 5 4 3,88 6 11 2,05 3 5 1,19 2 4 1,02 30 45 15,41 162,700

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 153 MÜNÜSE İLHAN 7A 14 6 12,00 10 5 8,33 9 1 8,67 8 10 4,67 5 4 3,67 4 3 3,00 50 29 40,34 268,600 1 1 40 1459 1459

2 0 FATMA KOCA 7A 14 6 12,00 7 6 5,00 9 1 8,67 10 9 7,00 6 3 5,00 4 4 2,67 50 29 40,34 261,413 2 2 43 1548 1548

3 102 CERENNUR POLAT 7A 10 9 7,00 6 7 3,67 7 2 6,33 8 9 5,00 2 5 0,33 2 4 0,67 35 36 23,00 199,830 3 3 66 2266 2266

4 222 HÜSEYİNÇELİK 7A 11 9 8,00 7 13 2,67 4 6 2,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 35 55 16,67 183,453 4 4 71 2442 2442

5 647 MUSTAFA ŞİRİN 7A 7 8 4,33 6 2 5,33 8 1 7,67 3 7 0,67 0 1 -0,33 0 2 -0,67 24 21 17,00 171,423 5 5 79 2584 2584

6 141 ALPEREN YIL DIZ 7A 9 8 6,33 4 6 2,00 4 3 3,00 5 6 3,00 2 5 0,33 1 0 1,00 25 28 15,66 169,343 6 6 80 2603 2603

7 99 ENES FARUK DURSUN 7A 4 13 -0,33 6 6 4,00 6 4 4,67 4 4 2,67 5 1 4,67 1 1 0,67 26 29 16,35 157,310 7 7 82 2739 2739

8 299 SAMET KORKMAZ 7A 3 16 -2,33 10 6 8,00 4 6 2,00 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 31 54 13,00 155,077 8 8 84 2769 2769

9 145 ELİF SAVAŞ 7A 9 9 6,00 3 15 -2,00 4 6 2,00 8 10 4,67 4 5 2,33 4 6 2,00 32 51 15,00 154,700 9 9 85 2772 2772

10 88 KADİR ARSLAN 7A 6 10 2,67 5 10 1,67 5 5 3,33 3 14 -1,67 4 6 2,00 1 1 0,67 24 46 8,67 125,527 10 10 104 3100 3100

11 159 TUĞBANURDEMİR 7A 9 10 5,67 5 15 0,00 3 6 1,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 25 63 4,00 124,417 11 11 106 3115 3115

12 142 AYŞE YI LDZ 7A 5 15 0,00 5 15 0,00 6 4 4,67 6 14 1,33 2 6 0,00 4 6 2,00 28 60 8,00 119,573 12 12 110 3151 3151

13 146 ESMANUR DURSUN 7A 7 13 2,67 5 14 0,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 20 69 -3,01 94,290 13 13 118 3325 3325

14 156 RECEPALİ İLHAN 7A 6 14 1,33 2 14 -2,67 3 6 1,00 4 12 0,00 2 6 0,00 2 3 1,00 19 55 0,66 92,810 14 14 119 3337 3337
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