
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-1 22 236 5345 5354

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,24 5 4 3,31 7 3 6,29 5 4 3,64 6 8 3,07 12 7 9,97 46 32 35,52 245,910

Okul Ortalaması 10 9 7,17 3 5 1,58 5 4 3,92 3 4 1,20 4 11 0,83 9 9 5,53 34 43 20,23 184,240

KATILIMLAR

1 111 SEYFULLAH TOPAÇ 8B 15 4 13,67 7 2 6,33 8 2 7,33 7 1 6,67 5 5 3,33 14 6 12,00 56 20 49,33 295,450 1 1 37 1574 1574

2 108 NURCAN AKKOÇ 8A 14 6 12,00 3 4 1,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 10 1,67 15 4 13,67 49 31 38,67 267,870 1 2 51 2057 2057

3 131 MEDİNE DEMİR 8B 12 4 10,67 1 7 -1,33 9 1 8,67 7 2 6,33 6 5 4,33 9 5 7,33 44 24 36,00 248,647 2 3 62 2408 2408

4 114 KERİMES DE GÜNDÜZ 8A 14 5 12,33 2 6 0,00 7 2 6,33 2 0 2,00 5 9 2,00 11 5 9,33 41 27 31,99 242,010 2 4 66 2543 2543

5 104 KAAN BAYRAM 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 12 1,00 14 6 12,00 47 40 33,67 240,977 3 5 67 2561 2561

6 129 FURKAN BAYRAM 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 2 3 1,00 3 11 -0,67 12 8 9,33 47 32 36,33 235,277 3 6 75 2670 2670

7 105 VİLDAN 8B 10 4 8,67 2 2 1,33 8 2 7,33 2 0 2,00 4 7 1,67 10 9 7,00 36 24 28,00 212,527 4 7 101 3178 3178

8 54 OSMAN POLAT 8A 12 8 9,33 5 4 3,67 4 6 2,00 1 5 -0,67 2 11 -1,67 12 6 10,00 36 40 22,66 200,170 4 8 116 3443 3443

9 116 ELİF ERDOĞAN 8A 11 9 8,00 3 5 1,33 4 4 2,67 2 4 0,67 4 11 0,33 10 8 7,33 34 41 20,33 191,510 5 9 128 3629 3629

10 128 ESMA POLAT 8A 12 5 10,33 1 7 -1,33 3 6 1,00 1 5 -0,67 4 10 0,67 8 7 5,67 29 40 15,67 185,527 6 10 132 3766 3766

11 55 AMİNE POLAT 8B 7 12 3,00 3 5 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 11 2,33 11 8 8,33 34 49 17,65 183,643 5 11 133 3813 3813

12 119 TUĞBA İLHAN 8B 12 7 9,67 3 6 1,00 5 5 3,33 3 5 1,33 3 11 -0,67 8 10 4,67 34 44 19,33 180,230 6 12 137 3898 3898

13 98 GÜLSEREN KILIÇ 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 6 3,00 5 5 3,33 31 40 17,66 175,097 7 13 146 4018 4018

14 107 TUĞBA KURT 8B 10 9 7,00 2 5 0,33 3 5 1,33 1 2 0,33 2 11 -1,67 10 8 7,33 28 40 14,65 168,563 7 14 157 4151 4151

15 49 ABDULKERİM İNAN 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 33 57 14,00 166,280 8 15 159 4204 4204

16 106 FURKAN ŞAHİN 8A 11 9 8,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 15 -1,00 8 12 4,00 28 61 7,66 149,517 9 16 174 4509 4509

17 101 GÜLSÜM POLAT 8B 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 12 3,00 4 16 -1,33 30 59 10,33 145,837 8 17 177 4566 4566

18 135 B* * 8B 6 13 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 5 1,33 7 12 3,00 5 14 0,33 30 55 11,66 141,963 9 18 183 4632 4632

19 120 NİSANUR KURT 8B 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 31 59 11,34 136,813 10 19 189 4725 4725

20 121 YUSUF YEL YEL 8B 8 11 4,33 4 3 3,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 4 16 -1,33 4 15 -1,00 28 54 10,00 120,597 11 20 207 4958 4961

21 140 DAVUT POLAT 8B 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 20 50 3,34 94,140 12 21 219 5194 5200

22 130 ENES DEMİR 8A 1 18 -5,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 13 -1,33 3 7 0,67 12 52 -5,32 70,537 10 22 233 5306 5312
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-1 22 236 5345 5354

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,24 5 4 3,31 7 3 6,29 5 4 3,64 6 8 3,07 12 7 9,97 46 32 35,52 245,910

Okul Ortalaması 10 9 7,17 3 5 1,58 5 4 3,92 3 4 1,20 4 11 0,83 9 9 5,53 34 43 20,23 184,240

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 108 NURCAN AKKOÇ 8A 14 6 12,00 3 4 1,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 10 1,67 15 4 13,67 49 31 38,67 267,870 1 2 51 2057 2057

2 114 KERİMES DE GÜNDÜZ 8A 14 5 12,33 2 6 0,00 7 2 6,33 2 0 2,00 5 9 2,00 11 5 9,33 41 27 31,99 242,010 2 4 66 2543 2543

3 104 KAAN BAYRAM 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 12 1,00 14 6 12,00 47 40 33,67 240,977 3 5 67 2561 2561

4 54 OSMAN POLAT 8A 12 8 9,33 5 4 3,67 4 6 2,00 1 5 -0,67 2 11 -1,67 12 6 10,00 36 40 22,66 200,170 4 8 116 3443 3443

5 116 ELİF ERDOĞAN 8A 11 9 8,00 3 5 1,33 4 4 2,67 2 4 0,67 4 11 0,33 10 8 7,33 34 41 20,33 191,510 5 9 128 3629 3629

6 128 ESMA POLAT 8A 12 5 10,33 1 7 -1,33 3 6 1,00 1 5 -0,67 4 10 0,67 8 7 5,67 29 40 15,67 185,527 6 10 132 3766 3766

7 98 GÜLSEREN KILIÇ 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 6 3,00 5 5 3,33 31 40 17,66 175,097 7 13 146 4018 4018

8 49 ABDULKERİM İNAN 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 33 57 14,00 166,280 8 15 159 4204 4204

9 106 FURKAN ŞAHİN 8A 11 9 8,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 15 -1,00 8 12 4,00 28 61 7,66 149,517 9 16 174 4509 4509

10 130 ENES DEMİR 8A 1 18 -5,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 13 -1,33 3 7 0,67 12 52 -5,32 70,537 10 22 233 5306 5312
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-1 22 236 5345 5354

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,24 5 4 3,31 7 3 6,29 5 4 3,64 6 8 3,07 12 7 9,97 46 32 35,52 245,910

Okul Ortalaması 10 9 7,17 3 5 1,58 5 4 3,92 3 4 1,20 4 11 0,83 9 9 5,53 34 43 20,23 184,240

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 111 SEYFULLAH TOPAÇ 8B 15 4 13,67 7 2 6,33 8 2 7,33 7 1 6,67 5 5 3,33 14 6 12,00 56 20 49,33 295,450 1 1 37 1574 1574

2 131 MEDİNE DEMİR 8B 12 4 10,67 1 7 -1,33 9 1 8,67 7 2 6,33 6 5 4,33 9 5 7,33 44 24 36,00 248,647 2 3 62 2408 2408

3 129 FURKAN BAYRAM 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 2 3 1,00 3 11 -0,67 12 8 9,33 47 32 36,33 235,277 3 6 75 2670 2670

4 105 VİLDAN 8B 10 4 8,67 2 2 1,33 8 2 7,33 2 0 2,00 4 7 1,67 10 9 7,00 36 24 28,00 212,527 4 7 101 3178 3178

5 55 AMİNE POLAT 8B 7 12 3,00 3 5 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 11 2,33 11 8 8,33 34 49 17,65 183,643 5 11 133 3813 3813

6 119 TUĞBA İLHAN 8B 12 7 9,67 3 6 1,00 5 5 3,33 3 5 1,33 3 11 -0,67 8 10 4,67 34 44 19,33 180,230 6 12 137 3898 3898

7 107 TUĞBA KURT 8B 10 9 7,00 2 5 0,33 3 5 1,33 1 2 0,33 2 11 -1,67 10 8 7,33 28 40 14,65 168,563 7 14 157 4151 4151

8 101 GÜLSÜM POLAT 8B 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 12 3,00 4 16 -1,33 30 59 10,33 145,837 8 17 177 4566 4566

9 135 B* * 8B 6 13 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 5 1,33 7 12 3,00 5 14 0,33 30 55 11,66 141,963 9 18 183 4632 4632

10 120 NİSANUR KURT 8B 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 31 59 11,34 136,813 10 19 189 4725 4725

11 121 YUSUF YEL YEL 8B 8 11 4,33 4 3 3,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 4 16 -1,33 4 15 -1,00 28 54 10,00 120,597 11 20 207 4958 4961

12 140 DAVUT POLAT 8B 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 20 50 3,34 94,140 12 21 219 5194 5200
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