
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-2 27 200 3806 3806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,69 6 4 4,44 7 2 6,59 5 4 3,46 7 7 4,09 12 6 9,64 46 30 35,91 243,820

Okul Ortalaması 9 8 6,27 4 5 2,09 6 4 4,96 3 5 1,20 5 10 1,76 8 9 5,32 35 41 21,60 187,420

KATILIMLAR

1 111 SEYFULLAH TOPAÇ 8B 15 2 14,33 6 2 5,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 0 7,00 15 1 14,67 60 8 57,33 339,213 1 1 11 642 642

2 104 KAAN BAYRAM 8A 12 6 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 7 5,67 12 7 9,67 51 31 40,67 269,473 1 2 37 1425 1425

3 108 NURCAN AKKOÇ 8A 12 5 10,33 6 2 5,33 8 2 7,33 5 4 3,67 5 9 2,00 14 5 12,33 50 27 40,99 263,710 2 3 41 1493 1493

4 119 TUĞBA İLHAN 8B 11 7 8,67 3 5 1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 8 4,33 11 7 8,67 45 34 33,67 242,863 2 4 54 1777 1777

5 136 NİSA COŞKUN 8B 10 7 7,67 6 2 5,33 7 2 6,33 2 5 0,33 6 4 4,67 11 6 9,00 42 26 33,33 240,477 3 5 55 1801 1801

6 109 METEHAN DEMİR 8B 15 3 14,00 3 3 2,00 8 2 7,33 4 4 2,67 1 8 -1,67 12 6 10,00 43 26 34,33 236,623 4 6 57 1852 1852

7 100 MELİS ŞAHİN 8A 13 4 11,67 4 4 2,67 8 1 7,67 3 5 1,33 3 7 0,67 11 7 8,67 42 28 32,68 231,803 3 7 63 1916 1916

8 125 ALEYNA ÖZER 8B 12 6 10,00 5 2 4,33 7 3 6,00 4 4 2,67 3 7 0,67 10 6 8,00 41 28 31,67 222,753 5 8 73 2076 2076

9 129 FURKAN BAYRAM 8B 11 7 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 12 -2,00 13 6 11,00 44 37 31,67 217,070 6 9 82 2154 2154

10 55 AMİNE POLAT 8B 10 5 8,33 3 5 1,33 6 4 4,67 2 4 0,67 3 8 0,33 11 6 9,00 35 32 24,33 205,923 7 10 91 2346 2346

11 106 FURKAN ŞAHİN 8A 7 11 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 10 5,67 7 12 3,00 41 45 26,00 196,140 4 11 99 2516 2516

12 131 MEDİNE DEMİR 8B 10 6 8,00 6 2 5,33 8 2 7,33 3 5 1,33 1 9 -2,00 9 6 7,00 37 30 26,99 190,817 8 12 104 2606 2606

13 121 YUSUF YEL 8B 9 8 6,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 0 1 -0,33 11 8 8,33 3 11 -0,67 27 43 12,66 180,070 9 13 119 2781 2781

14 105 VILDAN ŞAHİN 8B 8 8 5,33 3 6 1,00 9 1 8,67 1 3 0,00 4 8 1,33 8 10 4,67 33 36 21,00 178,013 10 14 121 2813 2813

15 118 MEHMET KARTAL 8A 7 11 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 9 11 5,33 7 12 3,00 34 53 16,33 177,943 5 15 122 2815 2815

16 135 BEYZANUR BEYAZIT 8 8 9 5,00 3 5 1,33 6 4 4,67 4 5 2,33 6 10 2,67 6 12 2,00 33 45 18,00 168,947 1 16 131 2945 2945

17 128 ESMA POLAT 8A 8 9 5,00 2 6 0,00 7 3 6,00 2 5 0,33 5 11 1,33 7 11 3,33 31 45 15,99 163,247 6 17 133 3022 3022

18 114 KERİME GÜNDÜZ 8A 10 8 7,33 3 5 1,33 9 1 8,67 2 5 0,33 0 10 -3,33 8 8 5,33 32 37 19,66 162,290 7 18 135 3035 3035

19 120 NİSANUR KURT 8B 10 8 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 11 3,33 3 16 -2,33 34 51 17,00 160,283 11 19 138 3064 3064

20 116 ELİF ERDOĞAN 8A 9 9 6,00 2 6 0,00 5 5 3,33 3 4 1,67 2 13 -2,33 9 8 6,33 30 45 15,00 159,210 8 20 139 3075 3075

21 101 GÜLSÜM POLAT 8B 6 12 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 8 11 4,33 6 13 1,67 32 54 14,00 158,780 12 21 141 3089 3089

22 49 ABDULKERİM İNAN 8A 7 11 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 12 3,00 26 61 5,66 137,690 9 22 159 3341 3341

23 107 TUĞBA KURT 8B 6 12 2,00 1 3 0,00 2 8 -0,67 0 7 -2,33 4 8 1,33 7 12 3,00 20 50 3,33 129,393 13 23 162 3447 3447

24 115 EMİNE KARTAL 8B 6 10 2,67 2 7 -0,33 3 5 1,33 0 1 -0,33 3 14 -1,67 8 10 4,67 22 47 6,34 129,360 14 24 163 3449 3449

25 132 MUSTAFA OĞUZ 8A 2 14 -2,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 14 1,33 8 11 4,33 22 62 1,33 115,390 10 25 178 3566 3566

26 140 DAVUT POLAT 8B 3 15 -2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 16 -3,33 25 56 6,34 99,517 15 26 191 3662 3662

27 130 ENES DEMİR 8A 7 11 3,33 1 8 -1,67 2 5 0,33 3 17 -2,67 3 16 -2,33 16 57 -3,01 83,437 11 27 197 3744 3744
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8 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-2 27 200 3806 3806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,69 6 4 4,44 7 2 6,59 5 4 3,46 7 7 4,09 12 6 9,64 46 30 35,91 243,820

Okul Ortalaması 9 8 6,27 4 5 2,09 6 4 4,96 3 5 1,20 5 10 1,76 8 9 5,32 35 41 21,60 187,420

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 135 BEYZANUR BEYAZIT 8 8 9 5,00 3 5 1,33 6 4 4,67 4 5 2,33 6 10 2,67 6 12 2,00 33 45 18,00 168,947 1 16 131 2945 2945
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-2 27 200 3806 3806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,69 6 4 4,44 7 2 6,59 5 4 3,46 7 7 4,09 12 6 9,64 46 30 35,91 243,820

Okul Ortalaması 9 8 6,27 4 5 2,09 6 4 4,96 3 5 1,20 5 10 1,76 8 9 5,32 35 41 21,60 187,420

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 104 KAAN BAYRAM 8A 12 6 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 7 5,67 12 7 9,67 51 31 40,67 269,473 1 2 37 1425 1425

2 108 NURCAN AKKOÇ 8A 12 5 10,33 6 2 5,33 8 2 7,33 5 4 3,67 5 9 2,00 14 5 12,33 50 27 40,99 263,710 2 3 41 1493 1493

3 100 MELİS ŞAHİN 8A 13 4 11,67 4 4 2,67 8 1 7,67 3 5 1,33 3 7 0,67 11 7 8,67 42 28 32,68 231,803 3 7 63 1916 1916

4 106 FURKAN ŞAHİN 8A 7 11 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 10 5,67 7 12 3,00 41 45 26,00 196,140 4 11 99 2516 2516

5 118 MEHMET KARTAL 8A 7 11 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 9 11 5,33 7 12 3,00 34 53 16,33 177,943 5 15 122 2815 2815

6 128 ESMA POLAT 8A 8 9 5,00 2 6 0,00 7 3 6,00 2 5 0,33 5 11 1,33 7 11 3,33 31 45 15,99 163,247 6 17 133 3022 3022

7 114 KERİME GÜNDÜZ 8A 10 8 7,33 3 5 1,33 9 1 8,67 2 5 0,33 0 10 -3,33 8 8 5,33 32 37 19,66 162,290 7 18 135 3035 3035

8 116 ELİF ERDOĞAN 8A 9 9 6,00 2 6 0,00 5 5 3,33 3 4 1,67 2 13 -2,33 9 8 6,33 30 45 15,00 159,210 8 20 139 3075 3075

9 49 ABDULKERİM İNAN 8A 7 11 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 12 3,00 26 61 5,66 137,690 9 22 159 3341 3341

10 132 MUSTAFA OĞUZ 8A 2 14 -2,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 14 1,33 8 11 4,33 22 62 1,33 115,390 10 25 178 3566 3566

11 130 ENES DEMİR 8A 7 11 3,33 1 8 -1,67 2 5 0,33 3 17 -2,67 3 16 -2,33 16 57 -3,01 83,437 11 27 197 3744 3744
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-2 27 200 3806 3806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,69 6 4 4,44 7 2 6,59 5 4 3,46 7 7 4,09 12 6 9,64 46 30 35,91 243,820

Okul Ortalaması 9 8 6,27 4 5 2,09 6 4 4,96 3 5 1,20 5 10 1,76 8 9 5,32 35 41 21,60 187,420

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 111 SEYFULLAH TOPAÇ 8B 15 2 14,33 6 2 5,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 0 7,00 15 1 14,67 60 8 57,33 339,213 1 1 11 642 642

2 119 TUĞBA İLHAN 8B 11 7 8,67 3 5 1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 8 4,33 11 7 8,67 45 34 33,67 242,863 2 4 54 1777 1777

3 136 NİSA COŞKUN 8B 10 7 7,67 6 2 5,33 7 2 6,33 2 5 0,33 6 4 4,67 11 6 9,00 42 26 33,33 240,477 3 5 55 1801 1801

4 109 METEHAN DEMİR 8B 15 3 14,00 3 3 2,00 8 2 7,33 4 4 2,67 1 8 -1,67 12 6 10,00 43 26 34,33 236,623 4 6 57 1852 1852

5 125 ALEYNA ÖZER 8B 12 6 10,00 5 2 4,33 7 3 6,00 4 4 2,67 3 7 0,67 10 6 8,00 41 28 31,67 222,753 5 8 73 2076 2076

6 129 FURKAN BAYRAM 8B 11 7 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 12 -2,00 13 6 11,00 44 37 31,67 217,070 6 9 82 2154 2154

7 55 AMİNE POLAT 8B 10 5 8,33 3 5 1,33 6 4 4,67 2 4 0,67 3 8 0,33 11 6 9,00 35 32 24,33 205,923 7 10 91 2346 2346

8 131 MEDİNE DEMİR 8B 10 6 8,00 6 2 5,33 8 2 7,33 3 5 1,33 1 9 -2,00 9 6 7,00 37 30 26,99 190,817 8 12 104 2606 2606

9 121 YUSUF YEL 8B 9 8 6,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 0 1 -0,33 11 8 8,33 3 11 -0,67 27 43 12,66 180,070 9 13 119 2781 2781

10 105 VILDAN ŞAHİN 8B 8 8 5,33 3 6 1,00 9 1 8,67 1 3 0,00 4 8 1,33 8 10 4,67 33 36 21,00 178,013 10 14 121 2813 2813

11 120 NİSANUR KURT 8B 10 8 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 11 3,33 3 16 -2,33 34 51 17,00 160,283 11 19 138 3064 3064

12 101 GÜLSÜM POLAT 8B 6 12 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 8 11 4,33 6 13 1,67 32 54 14,00 158,780 12 21 141 3089 3089

13 107 TUĞBA KURT 8B 6 12 2,00 1 3 0,00 2 8 -0,67 0 7 -2,33 4 8 1,33 7 12 3,00 20 50 3,33 129,393 13 23 162 3447 3447

14 115 EMİNE KARTAL 8B 6 10 2,67 2 7 -0,33 3 5 1,33 0 1 -0,33 3 14 -1,67 8 10 4,67 22 47 6,34 129,360 14 24 163 3449 3449

15 140 DAVUT POLAT 8B 3 15 -2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 16 -3,33 25 56 6,34 99,517 15 26 191 3662 3662
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