
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-3 27 150 3556 3556

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,95 8 2 6,94 8 2 7,12 6 3 4,96 7 7 4,68 13 6 11,42 53 27 44,07 273,040

Okul Ortalaması 9 10 5,81 6 3 5,23 6 4 5,02 4 5 2,17 5 10 1,38 10 9 6,77 40 41 26,38 198,570

KATILIMLAR

1 111 SEYFULLAH TOPAÇ 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 5 8,33 18 2 17,33 72 13 67,66 380,250 1 1 10 573 573

2 119 TUĞBA İLHAN 8B 12 8 9,33 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 5 9,33 13 6 11,00 58 26 49,32 306,777 2 2 29 1328 1328

3 100 MELİS ŞAHİN 8A 12 8 9,33 8 1 7,67 8 2 7,33 7 2 6,33 7 5 5,33 14 5 12,33 56 23 48,32 290,567 1 3 33 1509 1509

4 108 NURCAN AKKOÇ 8A 14 6 12,00 9 0 9,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 11 1,33 14 6 12,00 55 30 44,99 271,653 2 4 40 1768 1768

5 125 ALEYNA ÖZER 8B 12 5 10,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 5 0,33 6 6 4,00 12 6 10,00 47 27 37,99 258,033 3 5 50 1943 1943

6 129 FURKAN BAYRAM 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 13 -1,33 12 8 9,33 56 30 46,00 255,960 4 6 51 1975 1975

7 136 NİSA COŞKUN 8B 12 5 10,33 6 3 5,00 8 2 7,33 5 2 4,33 5 8 2,33 12 6 10,00 48 26 39,32 253,637 5 7 53 2007 2007

8 104 KAAN BAYRAM 8A 10 10 6,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 8 2,33 14 6 12,00 52 31 41,66 253,430 3 8 54 2008 2008

9 131 MEDİNE DEMİR 8B 14 3 13,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 6 1,00 10 7 7,67 47 26 38,34 245,043 6 9 60 2116 2116

10 116 ELİF ERDOĞAN 8A 10 9 7,00 7 2 6,33 8 2 7,33 4 3 3,00 4 11 0,33 12 7 9,67 45 34 33,66 221,513 4 10 75 2399 2399

11 140 DAVUT POLAT 8B 8 12 4,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 4 3,67 7 9 4,00 10 8 7,33 43 40 29,67 214,170 7 11 79 2492 2492

12 128 ESMA POLAT 8A 11 7 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 11 5 9,33 39 34 27,67 203,057 5 12 83 2630 2630

13 114 KERİME GÜNDÜZ 8A 9 9 6,00 9 0 9,00 8 1 7,67 5 2 4,33 2 8 -0,67 8 8 5,33 41 28 31,66 193,830 6 13 92 2743 2743

14 120 NİSANUR KURT 8B 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 11 5,33 7 13 2,67 41 49 24,67 192,387 8 14 95 2758 2758

15 109 METEHAN DEMİR 8B 8 12 4,00 9 1 8,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 1 7 -1,33 13 7 10,67 37 40 23,67 188,630 9 15 97 2803 2803

16 105 VİLDAN ŞAHİN 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 7 -1,33 2 9 -1,00 12 8 9,33 36 43 21,67 185,777 10 16 99 2829 2829

17 130 ENES DEMİR 8A 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 8 12 4,00 7 13 2,67 35 54 17,00 168,897 7 17 107 2973 2973

18 106 FURKAN ŞAHİN 8A 8 12 4,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 12 0,00 8 12 4,00 34 52 16,67 157,920 8 18 116 3065 3065

19 135 BEYZANUR BEYAZIT 8B 6 13 1,67 4 5 2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 11 2,33 5 13 0,67 33 49 16,67 149,543 11 19 121 3142 3142

20 121 YUSUF YEL 8B 10 9 7,00 4 2 3,33 6 3 5,00 2 4 0,67 3 17 -2,67 6 11 2,33 31 46 15,66 146,267 12 20 123 3174 3174

21 55 AMİNE POLAT 8B 6 10 2,67 7 3 6,00 6 3 5,00 0 5 -1,67 3 11 -0,67 7 10 3,67 29 42 15,00 145,133 13 21 125 3182 3182

22 107 TUĞBA KURT 8B 7 11 3,33 3 2 2,33 5 4 3,67 3 6 1,00 5 11 1,33 5 13 0,67 28 47 12,33 141,623 14 22 127 3204 3204

23 101 GÜLSÜM POLAT 8B 6 14 1,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 11 2,33 7 13 2,67 27 59 7,33 139,550 15 23 129 3220 3220

24 49 ABDULKERİM İNAN 8A 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 12 1,00 9 11 5,33 28 59 8,33 131,657 9 24 136 3288 3288

25 115 EMİNE KARTAL 8B 5 14 0,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 3 16 -2,33 6 13 1,67 22 63 1,00 97,483 16 25 145 3476 3476

26 118 MEHMET KARTAL 8A 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 97,387 10 26 146 3477 3477

27 132 MUSTAFA OĞUZ 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 18 -4,00 6 13 1,67 18 71 -5,66 71,337 11 27 150 3537 3537
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-3 27 150 3556 3556

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,95 8 2 6,94 8 2 7,12 6 3 4,96 7 7 4,68 13 6 11,42 53 27 44,07 273,040

Okul Ortalaması 9 10 5,81 6 3 5,23 6 4 5,02 4 5 2,17 5 10 1,38 10 9 6,77 40 41 26,38 198,570

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 100 MELİS ŞAHİN 8A 12 8 9,33 8 1 7,67 8 2 7,33 7 2 6,33 7 5 5,33 14 5 12,33 56 23 48,32 290,567 1 3 33 1509 1509

2 108 NURCAN AKKOÇ 8A 14 6 12,00 9 0 9,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 11 1,33 14 6 12,00 55 30 44,99 271,653 2 4 40 1768 1768

3 104 KAAN BAYRAM 8A 10 10 6,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 8 2,33 14 6 12,00 52 31 41,66 253,430 3 8 54 2008 2008

4 116 ELİF ERDOĞAN 8A 10 9 7,00 7 2 6,33 8 2 7,33 4 3 3,00 4 11 0,33 12 7 9,67 45 34 33,66 221,513 4 10 75 2399 2399

5 128 ESMA POLAT 8A 11 7 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 11 5 9,33 39 34 27,67 203,057 5 12 83 2630 2630

6 114 KERİME GÜNDÜZ 8A 9 9 6,00 9 0 9,00 8 1 7,67 5 2 4,33 2 8 -0,67 8 8 5,33 41 28 31,66 193,830 6 13 92 2743 2743

7 130 ENES DEMİR 8A 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 8 12 4,00 7 13 2,67 35 54 17,00 168,897 7 17 107 2973 2973

8 106 FURKAN ŞAHİN 8A 8 12 4,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 12 0,00 8 12 4,00 34 52 16,67 157,920 8 18 116 3065 3065

9 49 ABDULKERİM İNAN 8A 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 12 1,00 9 11 5,33 28 59 8,33 131,657 9 24 136 3288 3288

10 118 MEHMET KARTAL 8A 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 97,387 10 26 146 3477 3477

11 132 MUSTAFA OĞUZ 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 18 -4,00 6 13 1,67 18 71 -5,66 71,337 11 27 150 3537 3537
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-3 27 150 3556 3556

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,95 8 2 6,94 8 2 7,12 6 3 4,96 7 7 4,68 13 6 11,42 53 27 44,07 273,040

Okul Ortalaması 9 10 5,81 6 3 5,23 6 4 5,02 4 5 2,17 5 10 1,38 10 9 6,77 40 41 26,38 198,570

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 111 SEYFULLAH TOPAÇ 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 5 8,33 18 2 17,33 72 13 67,66 380,250 1 1 10 573 573

2 119 TUĞBA İLHAN 8B 12 8 9,33 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 5 9,33 13 6 11,00 58 26 49,32 306,777 2 2 29 1328 1328

3 125 ALEYNA ÖZER 8B 12 5 10,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 5 0,33 6 6 4,00 12 6 10,00 47 27 37,99 258,033 3 5 50 1943 1943

4 129 FURKAN BAYRAM 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 13 -1,33 12 8 9,33 56 30 46,00 255,960 4 6 51 1975 1975

5 136 NİSA COŞKUN 8B 12 5 10,33 6 3 5,00 8 2 7,33 5 2 4,33 5 8 2,33 12 6 10,00 48 26 39,32 253,637 5 7 53 2007 2007

6 131 MEDİNE DEMİR 8B 14 3 13,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 6 1,00 10 7 7,67 47 26 38,34 245,043 6 9 60 2116 2116

7 140 DAVUT POLAT 8B 8 12 4,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 4 3,67 7 9 4,00 10 8 7,33 43 40 29,67 214,170 7 11 79 2492 2492

8 120 NİSANUR KURT 8B 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 11 5,33 7 13 2,67 41 49 24,67 192,387 8 14 95 2758 2758

9 109 METEHAN DEMİR 8B 8 12 4,00 9 1 8,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 1 7 -1,33 13 7 10,67 37 40 23,67 188,630 9 15 97 2803 2803

10 105 VİLDAN ŞAHİN 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 7 -1,33 2 9 -1,00 12 8 9,33 36 43 21,67 185,777 10 16 99 2829 2829

11 135 BEYZANUR BEYAZIT 8B 6 13 1,67 4 5 2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 11 2,33 5 13 0,67 33 49 16,67 149,543 11 19 121 3142 3142

12 121 YUSUF YEL 8B 10 9 7,00 4 2 3,33 6 3 5,00 2 4 0,67 3 17 -2,67 6 11 2,33 31 46 15,66 146,267 12 20 123 3174 3174

13 55 AMİNE POLAT 8B 6 10 2,67 7 3 6,00 6 3 5,00 0 5 -1,67 3 11 -0,67 7 10 3,67 29 42 15,00 145,133 13 21 125 3182 3182

14 107 TUĞBA KURT 8B 7 11 3,33 3 2 2,33 5 4 3,67 3 6 1,00 5 11 1,33 5 13 0,67 28 47 12,33 141,623 14 22 127 3204 3204

15 101 GÜLSÜM POLAT 8B 6 14 1,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 11 2,33 7 13 2,67 27 59 7,33 139,550 15 23 129 3220 3220

16 115 EMİNE KARTAL 8B 5 14 0,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 3 16 -2,33 6 13 1,67 22 63 1,00 97,483 16 25 145 3476 3476
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