
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-4 28 236 4765 4765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sözel Sözel Sözel Sayısal Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 11,43 6 4 4,43 7 3 5,99 5 4 3,83 6 7 4,15 13 6 10,69 50 29 40,52 267,030

Okul Ortalaması 11 8 7,92 4 5 2,50 6 4 4,67 3 5 1,80 4 8 1,39 10 9 6,54 38 39 24,82 201,510

KATILIMLAR

1 111 SEYFULLAH TOPAÇ 8B 19 1 18,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 3 3 2,00 19 1 18,67 64 12 60,01 349,127 1 1 19 1116 1116

2 108 NUR AN AKKOÇ 8A 16 3 15,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 8 3,33 14 6 12,00 58 25 49,66 300,963 1 2 41 1778 1778

3 129 FURKAN BAYRAM 8B 16 2 15,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 0 3,00 15 5 13,33 53 18 46,99 298,950 2 3 43 1805 1805

4 100 MELİS RUKİYE ŞAHİN 8A 13 4 11,67 6 2 5,33 8 1 7,67 8 2 7,33 3 3 2,00 15 4 13,67 53 16 47,67 286,220 2 4 54 1982 1982

5 131 MEDİNE DEMİR 8 14 6 12,00 7 2 6,33 8 1 7,67 8 2 7,33 3 4 1,67 14 5 12,33 54 20 47,33 280,007 1 5 60 2070 2070

6 109 METEHAN DEMİR 8B 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 7 0,67 4 5 2,33 12 8 9,33 48 31 37,66 256,323 3 6 80 2457 2457

7 114 KERİME GÜNDÜZ 8A 14 5 12,33 6 2 5,33 6 4 4,67 5 4 3,67 5 8 2,33 11 7 8,67 47 30 37,00 250,783 3 7 84 2556 2556

8 125 ALEYNA ÖZER 8B 17 2 16,33 4 4 2,67 7 2 6,33 0 5 -1,67 4 4 2,67 10 9 7,00 42 26 33,33 250,263 4 8 87 2567 2567

9 136 NİSA COŞKUN 8B 15 4 13,67 5 4 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 10 -2,33 13 7 10,67 51 28 41,68 249,513 5 9 88 2575 2575

10 105 VİLDAN ŞAHAN 8B 13 6 11,00 0 1 -0,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 2 3,33 12 8 9,33 39 27 30,00 240,137 6 10 99 2736 2736

11 116 ELİF ERDOĞAN 8A 15 5 13,33 7 2 6,33 6 3 5,00 4 4 2,67 3 10 -0,33 10 10 6,67 45 34 33,67 227,217 4 11 105 2952 2952

12 106 FURKAN ŞAHİN 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 7 3,67 39 34 27,68 211,283 5 12 121 3227 3227

13 98 GÜLSEREN KILIÇ 8A 9 8 6,33 2 6 0,00 6 4 4,67 1 2 0,33 3 2 2,33 11 9 8,00 32 31 21,66 200,403 6 13 128 3414 3414

14 124 SUDE YETER ALTINTAŞ8A 10 9 7,00 4 5 2,33 8 2 7,33 1 3 0,00 3 6 1,00 10 8 7,33 36 33 24,99 199,227 7 14 130 3432 3432

15 121 YUSUF YEL 8B 8 11 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 3 -1,00 8 11 4,33 11 9 8,00 34 47 18,33 197,430 7 15 135 3471 3471

16 55 AMİNE POLAT 8B 8 10 4,67 4 2 3,33 6 3 5,00 0 2 -0,67 5 3 4,00 9 9 6,00 32 29 22,33 196,287 8 16 137 3489 3489

17 101 GÜLSÜM POLAT 8B 11 9 8,00 3 5 1,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 11 2,33 6 13 1,67 39 44 24,33 187,797 9 17 146 3649 3649

18 119 TUĞBA İLHAN 8B 10 9 7,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 4 11 0,33 8 12 4,00 30 49 13,67 163,190 10 18 173 3985 3985

19 126 EMİRCAN POLAT 8A 4 10 0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 0 6 -2,00 5 11 1,33 10 7 7,67 29 43 14,67 163,030 8 19 174 3986 3986

20 120 NİSANUR KURT 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 35 55 16,67 159,573 11 20 177 4037 4037

21 49 ABDULKERİM İNAN 8A 8 11 4,33 3 6 1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 13 1,67 6 12 2,00 33 52 15,66 158,293 9 21 181 4049 4049

22 107 TUĞBA KURT 8B 8 9 5,00 2 5 0,33 3 6 1,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 10 8 7,33 26 43 11,66 155,110 12 22 185 4095 4095

23 130 ENES DEMİR 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 7 0,67 8 11 4,33 3 14 -1,67 27 58 7,66 140,987 10 23 205 4286 4286

24 128 ESMA POLAT 8A 6 12 2,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 0 8 -2,67 3 8 0,33 7 8 4,33 23 48 6,99 135,773 11 24 208 4341 4341

25 54 OSMAN POKA*  PL A T 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 2 2,33 3 12 -1,00 6 12 2,00 27 51 9,99 125,420 12 25 219 4456 4456

26 140 DAVUT POLAT 8B 1 19 -5,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 7 11 3,33 6 14 1,33 18 68 -4,67 95,600 13 26 229 4660 4660

27 135 BEYZANUR BEYAZIT 8B 5 12 1,00 5 3 4,00 4 6 2,00 2 6 0,00 2 14 -2,67 3 14 -1,67 21 55 2,66 88,567 14 27 230 4691 4691

28 112 KERAMETTİN POLAT 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 19 -5,33 6 14 1,33 19 71 -4,67 74,827 13 28 234 4738 4738
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8 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-4 28 236 4765 4765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sözel Sözel Sözel Sayısal Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 11,43 6 4 4,43 7 3 5,99 5 4 3,83 6 7 4,15 13 6 10,69 50 29 40,52 267,030

Okul Ortalaması 11 8 7,92 4 5 2,50 6 4 4,67 3 5 1,80 4 8 1,39 10 9 6,54 38 39 24,82 201,510

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 131 MEDİNE DEMİR 8 14 6 12,00 7 2 6,33 8 1 7,67 8 2 7,33 3 4 1,67 14 5 12,33 54 20 47,33 280,007 1 5 60 2070 2070

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-4 28 236 4765 4765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sözel Sözel Sözel Sayısal Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 11,43 6 4 4,43 7 3 5,99 5 4 3,83 6 7 4,15 13 6 10,69 50 29 40,52 267,030

Okul Ortalaması 11 8 7,92 4 5 2,50 6 4 4,67 3 5 1,80 4 8 1,39 10 9 6,54 38 39 24,82 201,510

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 108 NUR AN AKKOÇ 8A 16 3 15,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 8 3,33 14 6 12,00 58 25 49,66 300,963 1 2 41 1778 1778

2 100 MELİS RUKİYE ŞAHİN 8A 13 4 11,67 6 2 5,33 8 1 7,67 8 2 7,33 3 3 2,00 15 4 13,67 53 16 47,67 286,220 2 4 54 1982 1982

3 114 KERİME GÜNDÜZ 8A 14 5 12,33 6 2 5,33 6 4 4,67 5 4 3,67 5 8 2,33 11 7 8,67 47 30 37,00 250,783 3 7 84 2556 2556

4 116 ELİF ERDOĞAN 8A 15 5 13,33 7 2 6,33 6 3 5,00 4 4 2,67 3 10 -0,33 10 10 6,67 45 34 33,67 227,217 4 11 105 2952 2952

5 106 FURKAN ŞAHİN 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 7 3,67 39 34 27,68 211,283 5 12 121 3227 3227

6 98 GÜLSEREN KILIÇ 8A 9 8 6,33 2 6 0,00 6 4 4,67 1 2 0,33 3 2 2,33 11 9 8,00 32 31 21,66 200,403 6 13 128 3414 3414

7 124 SUDE YETER ALTINTAŞ8A 10 9 7,00 4 5 2,33 8 2 7,33 1 3 0,00 3 6 1,00 10 8 7,33 36 33 24,99 199,227 7 14 130 3432 3432

8 126 EMİRCAN POLAT 8A 4 10 0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 0 6 -2,00 5 11 1,33 10 7 7,67 29 43 14,67 163,030 8 19 174 3986 3986

9 49 ABDULKERİM İNAN 8A 8 11 4,33 3 6 1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 13 1,67 6 12 2,00 33 52 15,66 158,293 9 21 181 4049 4049

10 130 ENES DEMİR 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 7 0,67 8 11 4,33 3 14 -1,67 27 58 7,66 140,987 10 23 205 4286 4286

11 128 ESMA POLAT 8A 6 12 2,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 0 8 -2,67 3 8 0,33 7 8 4,33 23 48 6,99 135,773 11 24 208 4341 4341

12 54 OSMAN POKA*  PL A T 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 2 2,33 3 12 -1,00 6 12 2,00 27 51 9,99 125,420 12 25 219 4456 4456

13 112 KERAMETTİN POLAT 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 19 -5,33 6 14 1,33 19 71 -4,67 74,827 13 28 234 4738 4738

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT REŞADİYE Bereketli Ortaokulu 8.sınıf Deneme Sınavı-4 28 236 4765 4765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sözel Sözel Sözel Sayısal Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 11,43 6 4 4,43 7 3 5,99 5 4 3,83 6 7 4,15 13 6 10,69 50 29 40,52 267,030

Okul Ortalaması 11 8 7,92 4 5 2,50 6 4 4,67 3 5 1,80 4 8 1,39 10 9 6,54 38 39 24,82 201,510

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 111 SEYFULLAH TOPAÇ 8B 19 1 18,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 3 3 2,00 19 1 18,67 64 12 60,01 349,127 1 1 19 1116 1116

2 129 FURKAN BAYRAM 8B 16 2 15,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 0 3,00 15 5 13,33 53 18 46,99 298,950 2 3 43 1805 1805

3 109 METEHAN DEMİR 8B 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 7 0,67 4 5 2,33 12 8 9,33 48 31 37,66 256,323 3 6 80 2457 2457

4 125 ALEYNA ÖZER 8B 17 2 16,33 4 4 2,67 7 2 6,33 0 5 -1,67 4 4 2,67 10 9 7,00 42 26 33,33 250,263 4 8 87 2567 2567

5 136 NİSA COŞKUN 8B 15 4 13,67 5 4 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 10 -2,33 13 7 10,67 51 28 41,68 249,513 5 9 88 2575 2575

6 105 VİLDAN ŞAHAN 8B 13 6 11,00 0 1 -0,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 2 3,33 12 8 9,33 39 27 30,00 240,137 6 10 99 2736 2736

7 121 YUSUF YEL 8B 8 11 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 3 -1,00 8 11 4,33 11 9 8,00 34 47 18,33 197,430 7 15 135 3471 3471

8 55 AMİNE POLAT 8B 8 10 4,67 4 2 3,33 6 3 5,00 0 2 -0,67 5 3 4,00 9 9 6,00 32 29 22,33 196,287 8 16 137 3489 3489

9 101 GÜLSÜM POLAT 8B 11 9 8,00 3 5 1,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 11 2,33 6 13 1,67 39 44 24,33 187,797 9 17 146 3649 3649

10 119 TUĞBA İLHAN 8B 10 9 7,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 4 11 0,33 8 12 4,00 30 49 13,67 163,190 10 18 173 3985 3985

11 120 NİSANUR KURT 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 35 55 16,67 159,573 11 20 177 4037 4037

12 107 TUĞBA KURT 8B 8 9 5,00 2 5 0,33 3 6 1,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 10 8 7,33 26 43 11,66 155,110 12 22 185 4095 4095

13 140 DAVUT POLAT 8B 1 19 -5,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 7 11 3,33 6 14 1,33 18 68 -4,67 95,600 13 26 229 4660 4660

14 135 BEYZANUR BEYAZIT 8B 5 12 1,00 5 3 4,00 4 6 2,00 2 6 0,00 2 14 -2,67 3 14 -1,67 21 55 2,66 88,567 14 27 230 4691 4691

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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